
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Mardin DERİK Cumhuriyet Ortaokulu 7.Sınıf Deneme Sınavı-4 18755 385 287 88

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 10.62 8.09 7.93 5.56 3.83 4.29 6.36 3.18 5.30 5.23 3.65 4.02 6.28 8.56 3.42 7.45 9.98 4.12 41.51 37.29 29.08 211.843
Okul Ortalaması 8.67 9.84 5.39 5.25 4.28 3.82 5.97 3.59 4.77 4.47 4.95 2.81 5.94 10.02 2.60 7.11 11.01 3.44 37.41 43.70 22.84 184.663

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 161 - JİNDA ZURBA 7 / B 17 3 16.00 7 3 6.00 9 1 8.67 8 1 7.67 15 5 13.33 13 6 11.00 69.00 19.00 62.67 372.089 1136 14 6 1
2 299 - MEHMET DEMİR 7 / E 16 4 14.67 7 3 6.00 9 1 8.67 10 0 10.00 11 5 9.33 13 4 11.67 66.00 17.00 60.34 347.926 1752 16 7 2
3 221 - BERFİN ÖNEL 7 / B 15 5 13.33 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 11 6 9.00 15 5 13.33 67.00 20.00 60.32 347.852 1784 17 8 3
4 65 - DELİLA EKENEK 7 / E 15 4 13.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 1 4.67 13 6 11.00 9 9 6.00 59.00 23.00 51.34 312.370 2978 26 13 4
5 123 - NURSELİN SOL 7 / E 11 7 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 9 1 8.67 8 5 6.33 16 3 15.00 60.00 20.00 53.34 312.356 2989 27 14 5
6 18 - BÜNYAMİN DEMİR 7 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 10 0 10.00 5 12 1.00 16 4 14.67 61.00 26.00 52.33 300.504 3446 34 15 6
7 851 - DENİZ DAĞ 7 / B 15 4 13.67 8 1 7.67 6 2 5.33 2 8 -0.67 13 4 11.67 9 11 5.33 53.00 30.00 43.00 300.015 3476 36 16 7
8 138 - VİYAN REVŞAN DANİŞ 7 / B 13 6 11.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 4 4.67 11 6 9.00 10 8 7.33 56.00 28.00 46.66 290.593 3915 41 18 8
9 171 - HAVİN SAVCI 7 / B 13 6 11.00 7 2 6.33 8 2 7.33 7 1 6.67 11 4 9.67 8 9 5.00 54.00 24.00 46.00 282.237 4323 47 23 9

10 175 - MUHAMMED GÖZEN 7 / B 12 8 9.33 7 1 6.67 9 1 8.67 8 1 7.67 10 5 8.33 10 8 7.33 56.00 24.00 48.00 282.178 4327 48 24 10
11 301 - MEKİYE ÇEVİREN 7 / E 15 3 14.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 8 5 6.33 9 11 5.33 51.00 30.00 40.99 274.770 4683 52 27 11
12 25 - HASANCAN ATSIZ 7 / E 15 5 13.33 6 4 4.67 7 3 6.00 7 3 6.00 10 7 7.67 8 12 4.00 53.00 34.00 41.67 272.844 4760 54 29 12
13 173 - MİNA ÇELİK 7 / B 10 8 7.33 6 3 5.00 6 4 4.67 3 7 0.67 13 3 12.00 10 9 7.00 48.00 34.00 36.67 271.348 4835 56 31 13
14 274 - ARİN DOĞAN 7 / D 14 6 12.00 9 1 8.67 8 2 7.33 7 2 6.33 9 8 6.33 8 11 4.33 55.00 30.00 44.99 267.363 5037 58 32 14
15 500 - FAİKA MEDE 7 / B 13 4 11.67 5 5 3.33 7 2 6.33 6 4 4.67 7 7 4.67 10 6 8.00 48.00 28.00 38.67 265.467 5120 60 33 15
16 264 - EYYÜP ATEŞ 7 / D 12 7 9.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 7 8 4.33 12 8 9.33 50.00 34.00 38.67 260.978 5389 66 38 16
17 564 - GÜLSULTAN YILDIRIR 7 / B 12 6 10.00 6 4 4.67 8 2 7.33 1 7 -1.33 8 9 5.00 11 8 8.33 46.00 36.00 34.00 254.059 5772 69 40 17
18 270 - RUKEN VURAL 7 / D 14 6 12.00 7 3 6.00 4 6 2.00 9 1 8.67 10 9 7.00 7 13 2.67 51.00 38.00 38.34 253.111 5804 71 42 18
19 88 - HELİN DEMİR 7 / A 13 7 10.67 8 1 7.67 9 1 8.67 5 4 3.67 7 6 5.00 7 7 4.67 49.00 26.00 40.35 250.178 5960 77 46 19
20 329 - ELİF ZİNET DİNÇ 7 / D 12 7 9.67 7 3 6.00 8 1 7.67 2 8 -0.67 7 5 5.33 10 9 7.00 46.00 33.00 35.00 249.630 5990 78 47 20
21 180 - SÜMEYYE ZURBA 7 / B 14 6 12.00 5 5 3.33 7 2 6.33 8 2 7.33 8 6 6.00 6 10 2.67 48.00 31.00 37.66 247.659 6082 81 49 21
22 194 - MELİSA KARALDİ 7 / B 10 9 7.00 7 3 6.00 10 0 10.00 9 1 8.67 8 9 5.00 10 10 6.67 54.00 32.00 43.34 247.185 6099 82 50 22
23 231 - VEDAT EKTİREN 7 / C 8 7 5.67 8 2 7.33 10 0 10.00 7 2 6.33 6 7 3.67 10 2 9.33 49.00 20.00 42.33 245.689 6181 83 51 23
24 2 - ŞEYMA SEYDOŞOĞLU 7 / D 9 9 6.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 1 7.67 7 8 4.33 9 6 7.00 49.00 28.00 39.66 235.778 6781 89 54 24
25 121 - ŞEMSİHAN JİNDA KIZILAY 7 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 8 2 7.33 8 2 7.33 8 10 4.67 11 9 8.00 50.00 38.00 37.33 235.304 6815 90 55 25
26 7 - ELİF ÇELİK 7 / E 6 13 1.67 8 2 7.33 6 4 4.67 10 0 10.00 8 8 5.33 11 7 8.67 49.00 34.00 37.67 225.452 7389 100 60 26
27 30 - HATİ ACİR 7 / D 5 3 4.00 8 1 7.67 8 1 7.67 6 2 5.33 8 5 6.33 9 10 5.67 44.00 22.00 36.67 225.437 7403 102 61 27
28 126 - SAİD YUSUF MERCAN 7 / A 12 8 9.33 5 5 3.33 5 4 3.67 7 2 6.33 8 12 4.00 8 12 4.00 45.00 43.00 30.66 222.444 7578 106 64 28
29 124 - BÜNYAMİN AK* 7 / A 11 8 8.33 6 3 5.00 6 4 4.67 5 5 3.33 5 4 3.67 9 11 5.33 42.00 35.00 30.33 221.956 7593 107 65 29
30 205 - ABİDE ÇEVİREN 7 / C 9 8 6.33 6 4 4.67 6 3 5.00 4 5 2.33 7 6 5.00 8 8 5.33 40.00 34.00 28.66 216.504 7963 115 69 30
31 241 - MUHAM*D SAYILIR 7 / C 12 8 9.33 4 6 2.00 9 1 8.67 4 6 2.00 2 5 0.33 10 10 6.67 41.00 36.00 29.00 215.541 8024 116 70 31
32 49 - SAMET MİRZAOĞLU 7 / D 12 8 9.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 8 -1.67 1 4 -0.33 11 9 8.00 38.00 36.00 26.00 214.074 8087 118 72 32
33 278 - NAZELİN ADAR 7 / B 10 7 7.67 6 4 4.67 6 3 5.00 9 0 9.00 8 6 6.00 5 13 0.67 44.00 33.00 33.01 212.637 8187 119 73 33
34 195 - SÜMEYYE ŞİMŞEK 7 / B 6 4 4.67 4 5 2.33 5 2 4.33 7 2 6.33 9 4 7.67 7 12 3.00 38.00 29.00 28.33 210.148 8343 124 78 34
35 318 - EMRE İZCİ 7 / E 11 7 8.67 6 3 5.00 8 2 7.33 6 3 5.00 4 4 2.67 6 11 2.33 41.00 30.00 31.00 206.681 8596 132 82 35
36 97 - MUHAMMED DENİZ 7 / A 10 8 7.33 3 7 0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 7 13 2.67 8 11 4.33 37.00 50.00 20.34 193.822 9498 146 92 36
37 99 - TUĞBA CAN 7 / A 10 10 6.67 5 5 3.33 6 4 4.67 4 6 2.00 5 13 0.67 9 11 5.33 39.00 49.00 22.67 189.896 9803 149 95 37
38 276 - GÜLŞAH ER 7 / D 9 7 6.67 8 1 7.67 6 2 5.33 2 6 0.00 5 3 4.00 3 7 0.67 33.00 26.00 24.34 186.459 10089 154 99 38
39 438 - MISRA SAYAN 7 / B 6 10 2.67 4 3 3.00 4 4 2.67 6 3 5.00 9 7 6.67 5 8 2.33 34.00 35.00 22.34 184.963 10226 157 101 39
40 307 - YEŞİM DAĞ 7 / E 11 7 8.67 4 4 2.67 3 6 1.00 7 2 6.33 5 9 2.00 4 10 0.67 34.00 38.00 21.34 182.015 10407 161 103 40
41 459 - KEMAL ERGİN 7 / A 12 6 10.00 6 3 5.00 6 3 5.00 2 7 -0.33 3 8 0.33 4 10 0.67 33.00 37.00 20.67 179.511 10630 165 107 41
42 248 - ŞEYHMUS ELİTAŞ 7 / C 6 11 2.33 6 3 5.00 2 8 -0.67 4 6 2.00 8 12 4.00 8 11 4.33 34.00 51.00 16.99 172.548 11164 175 115 42
43 296 - HAMZA EREK 7 / E 5 11 1.33 5 2 4.33 6 3 5.00 2 5 0.33 8 6 6.00 5 8 2.33 31.00 35.00 19.32 171.556 11266 176 116 43
44 108 - YUSUF DEMİR 7 / A 8 11 4.33 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 3 14 -1.67 9 11 5.33 39.00 47.00 23.32 170.059 11402 181 120 44
45 340 - EDA NUR DOST 7 / C 8 12 4.00 8 2 7.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 6 13 1.67 7 13 2.67 38.00 51.00 21.00 168.178 11496 182 121 45
46 272 - MEHABAD TAŞÇI 7 / D 7 10 3.67 5 3 4.00 9 1 8.67 2 6 0.00 4 9 1.00 6 9 3.00 33.00 38.00 20.34 164.222 11854 188 125 46
47 777 - * DA KAYA 7 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 3 7 0.67 3 7 0.67 0 2 -0.67 6 6 4.00 27.00 37.00 14.67 160.222 12265 198 134 47
48 283 - SERKAN ERDAŞ 7 / D 5 12 1.00 4 6 2.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 12 0.00 10 10 6.67 33.00 50.00 16.33 158.281 12406 201 137 48
49 391 - MUHAMMED ÖNEL 7 / E 9 7 6.67 8 2 7.33 8 2 7.33 4 5 2.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 33.00 32.00 22.32 156.756 12539 203 139 49
50 243 - ÖMER ABUKAN 7 / C 8 12 4.00 3 7 0.67 5 5 3.33 4 6 2.00 7 13 2.67 6 14 1.33 33.00 57.00 14.00 156.296 12580 204 140 50
51 149 - MEHMET BAŞARAN 7 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 1 7 -1.33 5 5 3.33 4 11 0.33 3 8 0.33 29.00 45.00 14.00 153.319 12845 210 146 51
52 292 - DELAL OTAY 7 / E 6 6 4.00 3 6 1.00 6 4 4.67 5 4 3.67 3 8 0.33 6 11 2.33 29.00 39.00 16.00 153.304 12850 211 147 52
53 45 - GİYASETTİN GÖKHAN 7 / B 7 10 3.67 5 3 4.00 9 1 8.67 4 6 2.00 6 11 2.33 4 15 -1.00 35.00 46.00 19.67 151.363 12993 215 150 53
54 295 - ESMANUR ABUL 7 / E 5 13 0.67 4 5 2.33 4 4 2.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 9 11 5.33 30.00 55.00 11.66 149.852 13147 224 156 54
55 265 - GÖZDE EGE 7 / D 7 13 2.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 5 3.33 3 7 0.67 7 13 2.67 31.00 49.00 14.68 148.459 13212 228 160 55
56 871 - EZEL KOCASAKAL 7 / D 10 10 6.67 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 32.00 58.00 12.67 148.415 13229 229 161 56
57 44 - YUSUF D 7 / B 5 13 0.67 5 4 3.67 5 5 3.33 5 5 3.33 3 5 1.33 7 11 3.33 30.00 43.00 15.66 146.889 13378 232 163 57
58 12 - ABİDİN YURTGÜL 7 / E 8 11 4.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 6 14 1.33 5 15 0.00 30.00 59.00 10.33 140.459 14015 248 175 58
59 313 - AYSUN AKAR 7 / E 9 9 6.00 3 6 1.00 7 3 6.00 3 6 1.00 3 17 -2.67 6 14 1.33 31.00 55.00 12.66 139.467 14066 250 177 59
60 83 - ABDULMECİT DÖLCEK 7 / A 8 12 4.00 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 2 18 -4.00 7 13 2.67 36.00 54.00 18.00 138.533 14132 253 180 60
61 830 - M MUSTAFA EROL 7 / E 4 16 -1.33 7 3 6.00 3 7 0.67 4 6 2.00 6 14 1.33 8 12 4.00 32.00 58.00 12.67 136.548 14324 261 185 61
62 98 - NURŞEHEM BAŞDAŞ 7 / A 7 13 2.67 6 4 4.67 7 2 6.33 3 7 0.67 3 10 -0.33 4 10 0.67 30.00 46.00 14.68 135.126 14439 263 187 62
63 0 - YUSUF ÇALIŞIR 7 / D 7 10 3.67 5 5 3.33 4 5 2.33 3 4 1.67 7 13 2.67 3 16 -2.33 29.00 53.00 11.34 134.622 14478 264 188 63
64 117 - MEHMET ENES AKTAŞ 7 / A 4 16 -1.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 7 10 3.67 6 11 2.33 28.00 56.00 9.33 134.578 14504 265 189 64
65 284 - ZEYNEP AKAR 7 / D 8 12 4.00 3 7 0.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 31.00 59.00 11.33 134.563 14523 267 190 65
66 916 - DİYADİN ÇELİK 7 / D 9 11 5.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 4 12 0.00 5 15 0.00 27.00 59.00 7.33 134.548 14550 268 191 66
67 94 - KEVSER KABAK 7 / A 8 9 5.00 3 3 2.00 5 2 4.33 2 6 0.00 0 15 -5.00 6 9 3.00 24.00 44.00 9.33 127.156 15178 280 201 67
68 315 - BARAN ACİR 7 / E 5 12 1.00 5 3 4.00 7 1 6.67 1 4 -0.33 6 14 1.33 4 14 -0.67 28.00 48.00 12.00 125.156 15366 285 205 68
69 312 - MEHMET ABDAN 7 / E 7 13 2.67 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 15 0.00 5 15 0.00 28.00 62.00 7.33 122.726 15584 292 210 69
70 188 - İREM DANIŞ 7 / B 8 12 4.00 4 6 2.00 7 3 6.00 4 6 2.00 6 12 2.00 1 19 -5.33 30.00 58.00 10.67 118.785 15920 300 217 70
71 206 - ALEYNA CACU 7 / C 4 16 -1.33 5 5 3.33 6 4 4.67 5 5 3.33 6 14 1.33 5 15 0.00 31.00 59.00 11.33 116.785 16104 305 222 71
72 399 - İBRAHİM BAĞIŞ 7 / E 6 11 2.33 2 5 0.33 2 5 0.33 2 8 -0.67 4 10 0.67 4 13 -0.33 20.00 52.00 2.66 115.807 16179 309 225 72
73 290 - ALİŞANKAYA 7 / E 5 15 0.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 6 14 1.33 30.00 60.00 10.01 114.830 16246 313 229 73
74 217 - BARAN ALAS 7 / C 5 14 0.33 4 5 2.33 6 4 4.67 4 5 2.33 3 14 -1.67 6 14 1.33 28.00 56.00 9.32 113.763 16366 317 232 74
75 800 - HASAN ÖNEN 7 / D 3 17 -2.67 4 6 2.00 3 7 0.67 3 7 0.67 6 14 1.33 7 13 2.67 26.00 64.00 4.67 112.830 16449 322 236 75
76 246 - SERHAT KURT 0 / 0 6 13 1.67 5 5 3.33 6 4 4.67 2 6 0.00 3 16 -2.33 5 13 0.67 27.00 57.00 8.01 111.911 16520 324 238 76
77 622 - SEDAT DENGİZ 7 / D 5 15 0.00 5 5 3.33 7 3 6.00 6 4 4.67 2 18 -4.00 6 14 1.33 31.00 59.00 11.33 104.919 17056 334 245 77
78 236 - MEHMET CACU 7 / D 6 13 1.67 3 7 0.67 2 7 -0.33 1 8 -1.67 2 13 -2.33 6 13 1.67 20.00 61.00 -0.32 104.015 17100 337 248 78
79 303 - SULTAN ACİR 7 / E 7 11 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 3 5 1.33 3 14 -1.67 2 17 -3.67 23.00 59.00 3.32 95.985 17584 342 253 79
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80 224 - CEYLAN NURŞİN KAYA 7 / C 4 16 -1.33 3 7 0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 18 -4.00 7 13 2.67 24.00 66.00 2.01 91.156 17811 348 257 80
81 294 - DİLOVAN PALAMUT 0 / 0 6 14 1.33 2 8 -0.67 0 10 -3.33 3 7 0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 19.00 71.00 -4.67 87.126 18023 357 264 81
82 984 - DENİZ 7 / D 4 12 0.00 5 4 3.67 2 4 0.67 2 8 -0.67 3 13 -1.33 2 12 -2.00 18.00 53.00 0.34 85.704 18053 359 266 82
83 26 - TUANA GÖRÜNEN 7 / A 5 15 0.00 3 7 0.67 4 6 2.00 4 6 2.00 2 17 -3.67 5 15 0.00 23.00 66.00 1.00 85.170 18085 362 268 83
84 310 - RIDVAN PALAMUT 7 / E 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 7 -0.33 0 10 -3.33 6 14 1.33 4 16 -1.33 17.00 72.00 -6.99 83.733 18120 365 271 84
85 260 - AYTEN AYEBE 7 / D 4 16 -1.33 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 6 13 1.67 3 17 -2.67 17.00 72.00 -7.00 79.274 18281 367 273 85
86 240 - CEREN ATEŞ 7 / C 2 15 -3.00 2 7 -0.33 5 5 3.33 2 8 -0.67 6 11 2.33 2 17 -3.67 19.00 63.00 -2.01 77.733 18346 370 276 86
87 302 - ÖZLEM ABDAN 7 / E 3 17 -2.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 4 16 -1.33 5 15 0.00 20.00 70.00 -3.33 77.289 18368 371 277 87
88 238 - MUHAMED ATALAY 7 / C 4 16 -1.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 2 8 -0.67 3 17 -2.67 5 15 0.00 18.00 72.00 -6.01 73.319 18477 375 280 88


